Van: Spozjmei Wardak <Spozjmei. Wardak@usglegal nl>
Datum: 14 augustus 2015 12:56

Onderwerp: RE: Legio Lease

Aan: R

Geachte mevrouw R:
Gisteren en vandaag heb ik contact met u geprobeerd op te nemen, helaas tevergeefs.

Inmiddels heb ik een berekening van de schadeverdeling volgens het Nederlands recht gemaakt. De
uitkomst van deze berekening (overeenkomstig de Nederlandse rechtspraak) is dat u en de heer

P nog een bedrag van EUR 33.318,31 aan Dexia zou moeten betalen. Dit betreft de open posten
en de wettelijke rente daarover. Aangezien u de overeenkomsten met Dexia in Belgié heeft
afgesloten, lijkt het mij dan ook in uw belang dit geschil volgens Belgisch recht af te handelen.
Daarom zal ik u zaak overdragen aan de advocaten van Dexia in Belgié. Ze hebben me toegezegd
spoedig contact met u op te nemen.

Ik hoop u voldoende te hebben geinformeerd en dat er spoedig een oplossing voor dit probleem
komt.

Met vriendelijke groet,
USG Legal Professionals

Mw. mr. Spozjmei Wardak
Legal Consultant

Bezoekadres
Pamassusweg 819, 1082 LZ Amsterdam

Van: R

Verzonden: maandag 10 augustus 2015 12:09
Aan: Spozjmei Wardak

Onderwerp: Legio Lease

Geachte mevrouw Wardak,

Mijn naam is R . Ik ben voor mijzelf en voor mijn ex-echtgenoot P al vele jaren met
Dexia in onderhandeling over onze jammerlijk mislukte pensioenvoorziening in Belgié,
waarvoor een Belgenregeling van toepassing zou moeten zijn.

Tot nog toe 1s het contact met Dexia verlopen via advocaten, maar dat gaat ons financieel niet
meer lukken. Onze Belgische advocaat was de heer Philip Pels, via de vorige advocaat
mevrouw Maud Plantaz-Quadflieg kreeg ik uw mailadres door als behandelaar van ons
dossier bij Dexia.

Voor zover ik kan nagaan, gaat het om uw relatienummer 12139591.
Graag verneem ik van u hoe we dit drama tot een goed einde kunnen brengen.

Met vriendelijke groet,
R
P



